
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY ANTAKYA Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM) 27 345 394 16935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,55 16,83 10,34 2,74 1,14 2,46 1,32 1,34 0,98 2,31 0,92 2,08 3,07 1,15 2,79 7,38 5,18 6,09 1,23 1,86 0,77 2,02 1,95 1,53 1,46 1,02 1,20 36,08 31,39 28,24 191,000

Okul Ortalaması 13,52 15,36 9,68 3,17 0,96 2,93 1,83 1,29 1,51 2,83 0,38 2,74 3,67 1,00 3,42 7,87 4,39 6,77 2,25 1,33 1,92 2,92 1,33 2,58 1,67 1,00 1,42 39,73 27,04 32,97 191,390

KATILIMLAR

1 0 AHMET IRMAK   20 16 16,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 22 13 18,75 3 3 2,25 3 4 2,00 4 0 4,00 62 44 51,00 271,100 1826

2 907 İBRAHİM DENİZ 12A 19 13 15,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 2 12,50 2 2 1,50 5 2 4,50 4 2 3,50 58 24 52,00 270,473 1857

3 57 ABDURRAHMAN KAHRAMAN 12A 15 9 12,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 20 5 18,75 3 2 2,50 5 1 4,75 53 18 48,50 263,518 2113

4 0 ADEM YERAL   22 10 19,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 8 4 7,00 46 17 41,75 236,963 3334

5 210 SALİM KAYNAR   18 16 14,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 2 3 1,25 48 26 41,50 231,535 3645

6 470 ŞEVKET SAÇLI 12A 16 20 11,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 9 6 7,50 5 0 5,00 5 1 4,75 3 2 2,50 47 34 38,50 223,805 4064

7 840 AHMET Y 12D 20 13 16,75 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 39 16 35,00 212,913 4828

8 1003 HAMZA OKŞAR 12D 20 18 15,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 5 0,75 2 1 1,75 41 27 34,25 209,098 5127

9 0 AHMET SEVİM 12D 15 12 12,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 4 6,00 38 20 33,00 208,690 5155

10 801 MUSTAFA SAİT CANBABA   11 11 8,25 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 17 5 15,75 34 18 29,50 203,103 5653

11 0 MERVAN   5 7 3,25 19 7 17,25 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 33 15 29,25 200,940 5842

12 0 LÜTFUL*AH ÇİFTÇİ 12 17 17 12,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 3 4,25 36 23 30,25 198,845 6046

13 812 ADEM AKIM 12A 11 20 6,00 3 2 2,50 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 11 7 9,25 3 3 2,25 1 1 0,75 38 35 29,25 197,933 6131

14 196 HARUN DEMİR 12A 11 17 6,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 6 3 5,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 36 24 30,00 196,523 6259

15 900 VEYSEL TOKMAK 12E 18 19 13,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 33 23 27,25 186,670 7219

16 273 HASAN TIRABZON 12 9 13 5,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 7 2 6,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 2 0,50 33 29 25,75 184,960 7400

17 0 M FATİH ALKAN 12 14 18 9,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 31 22 25,50 182,430 7684

18 838 DOĞUKAN MENKET 12E 15 15 11,25 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 3 3,25 30 19 25,25 182,310 7694

19 427 ABDULKADİR UĞRAŞAN 12F 15 16 11,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 28 21 22,75 172,478 8765

20 0   2 1 1,75 13 2 12,50 15 3 14,25 152,743 11076

21 128 BARIŞ TAŞKIN 12F 10 18 5,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 19 27 12,25 139,048 12556

22 953 MUSTAFA DOĞRUL 12F 6 15 2,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 3 0,25 17 21 11,75 137,605 12690

23 992 HALİT GÜVEN 12F 11 18 6,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 19 30 11,50 135,820 12878

24 144 ÇEKİÇ BEY 12F 9 23 3,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 16 30 8,50 127,123 13646

25 5 ATAHAN   TR 12E 7 20 2,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 3 0,25 15 29 7,75 124,918 13823

26 253 FAZIL KOCAOĞLU 11 4 10 1,50 8 11 5,25 12 21 6,75 124,533 13860

27 273 HASAN TIRABZON 12 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY ANTAKYA Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM) 27 345 394 16935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,55 16,83 10,34 2,74 1,14 2,46 1,32 1,34 0,98 2,31 0,92 2,08 3,07 1,15 2,79 7,38 5,18 6,09 1,23 1,86 0,77 2,02 1,95 1,53 1,46 1,02 1,20 36,08 31,39 28,24 191,000

Okul Ortalaması 13,52 15,36 9,68 3,17 0,96 2,93 1,83 1,29 1,51 2,83 0,38 2,74 3,67 1,00 3,42 7,87 4,39 6,77 2,25 1,33 1,92 2,92 1,33 2,58 1,67 1,00 1,42 39,73 27,04 32,97 191,390

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,743 191,000 6 20 303 311 11076

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 6 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,00 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,35 1,51 0,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,35 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 9,40 10,59 8,31

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 12,29 6,77 6,09

Toplam: 120 15 3 14,25 12 34,54 26,78 25,94

TYT Sosyal                 dE A

Cevap Anahtarı B AEDCEEDDBAEECABDBECA

TYT Matematik     a    DA    EAC D EBC     BD CB     c

Cevap Anahtarı B CBECBDBDBDADCAAEACDDAEBCCAEEEBDDCBBACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 20 2 1 10

Tarih-1 5 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 2 0 40
Temel Kavramlar 3 1 0 33
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 1 0 33
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 3 2 0 67
Üslü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM YERAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,963 191,000 2 4 179 179 3334

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 6 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 12,20 9,68 10,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,00 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,51 0,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,35 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,40 10,59 8,31

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 12,29 6,77 6,09

Toplam: 120 46 17 41,75 35 34,54 26,78 25,94

TYT Türkçe cBAdCb   C    aA BCDdBAEDbDBaDdCEDDcCdDD

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EACEDDA cDEEACBdDaAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik  E Cd BA c   C  C  e  DA    d           

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 8 3 73
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 16 3 80

Tarih-1 5 5 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 4 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 2 0 67
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Üslü İfadeler 3 1 0 33
Köklü İfadeler 3 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET IRMAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,100 191,000 1 1 133 133 1826

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 6 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 12,20 9,68 10,34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,35 1,51 0,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,35 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,40 10,59 8,31

Matematik-1 40 22 13 18,75 47 12,29 6,77 6,09

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,33 1,92 0,77

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,83 2,58 1,53

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,33 1,42 1,20

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,50 5,92 3,51

Toplam: 120 62 44 51,00 43 34,54 26,78 25,94

TYT Türkçe DBbCCeBeCdadCceA decaBAEDEDBaaEd  DdC DD

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal bdeEDcA baEE bBdDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik CEaCdD ADB   CbaCAdBE bAbcCdBcDBcCCAedEA

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen B CdaEaBCdcCbb ECEB 

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 1 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 6 2 55
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 2 3 40

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 3 1 75
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 13 55

Matematik-1 40 22 13 55

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 3 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 3 20
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 3 2 1 67
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Üslü İfadeler 3 1 2 33
Köklü İfadeler 3 2 1 67
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 3 3 43

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 0 67

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,940 191,000 5 11 227 227 5842

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 6 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 7 3,25 8 12,20 9,68 10,34

Matematik-1 40 19 7 17,25 43 12,29 6,77 6,09

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,33 1,92 0,77

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,83 2,58 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,33 1,42 1,20

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,50 5,92 3,51

Toplam: 120 33 15 29,25 24 34,54 26,78 25,94

TYT Türkçe abBc ae       B   ca CEA                

Cevap Anahtarı B CABDBDCDCCDDCEBBACBBDCEADDBBEECDEADDDDBC

TYT Matematik  aadBD  BDAeC  EACDD EeC Ad EBD dB     E

Cevap Anahtarı B CBECBDBDBDADCAAEACDDAEBCCAEEEBDDCBBACAAE

TYT Fen    E  EC BC EDdC B  

Cevap Anahtarı B DBCECEECEBCAEDECEBCE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 7 13

Türkçe 40 5 7 13

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 1 0 9
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 7 48

Matematik-1 40 19 7 48

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 2 2 40
Temel Kavramlar 3 2 1 67
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 3 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 3 3 0 100
Üslü İfadeler 3 1 0 33
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 1 45

Fizik 7 2 0 29

Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SAİT CANBABA 801   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,103 191,000 4 10 224 224 5653

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 6 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 12,20 9,68 10,34

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,00 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,35 1,51 0,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,70 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,35 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,40 10,59 8,31

Matematik-1 40 17 5 15,75 39 12,29 6,77 6,09

Toplam: 120 34 18 29,50 25 34,54 26,78 25,94

TYT Türkçe                   CcaBcEDEDcdbddaDDceBDD

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal      D       dBdDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik Cd   DBA d A C  dAEB  De cC B DB C A A  

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 11 28

Türkçe 40 11 11 28

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 7 4 64
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 2 30

Tarih-1 5 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 1 1 25
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 17 5 43

Matematik-1 40 17 5 43

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 2 33
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 1 20
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 3 1 1 33
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Üslü İfadeler 3 0 1 0
Köklü İfadeler 3 2 0 67
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİM KAYNAR 210   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,535 191,000 3 5 185 185 3645

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 6 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 12,20 9,68 10,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,00 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,51 0,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,35 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,40 10,59 8,31

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 12,29 6,77 6,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,33 1,92 0,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,83 2,58 1,53

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,33 1,42 1,20

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,50 5,92 3,51

Toplam: 120 48 26 41,50 35 34,54 26,78 25,94

TYT Türkçe eBddCb  C   C abBBbcaeAEDEDaaDbdEeDACeDD

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EeCEDDAcE EEACBBDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik  a     AD  A d                          

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen B CE b BCEcCeEbdCE d

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 1 0 100
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 7 4 64
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 17 2 85

Tarih-1 5 4 1 80

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 4 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 0 20
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 3 1 43

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FAZIL KOCAOĞLU 253 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,533 191,000 1 26 332 352 13860

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 1 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 10 1,50 4 1,50 9,68 10,34

Matematik-1 40 8 11 5,25 13 5,25 6,77 6,09

Toplam: 120 12 21 6,75 6 6,75 26,78 25,94

TYT Türkçe cadCC e       eAcaebdB                  

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Matematik Cba  b bac   CaDCAEa  Dc b  a  B        

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 10 10

Türkçe 40 4 10 10

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 11 20

Matematik-1 40 8 11 20

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 2 33
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 3 20
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 2 1 67
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Üslü İfadeler 3 0 1 0
Köklü İfadeler 3 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN TIRABZON 273 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 20,38 26,78 25,94

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN TIRABZON 273 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,960 191,000 2 16 257 258 7400

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 4 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 9,33 9,68 10,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,75 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,51 0,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,67 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,08 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,50 10,59 8,31

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 4,17 6,77 6,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,00 1,92 0,77

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,50 2,58 1,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,25 1,42 1,20

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,75 5,92 3,51

Toplam: 120 33 29 25,75 21 20,38 26,78 25,94

TYT Türkçe cdAC e        addBCbaB dDEb  cbC  Dc    

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EcbEDDA b E ACBdD Ad

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik CE dBD A B      b E                     

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen BedEbEccC aC c dC  d

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 13 23

Türkçe 40 9 13 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 3 4 27
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 11 5 55

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 3 0 75
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 2 1 67
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 0 20
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 3 1 0 33
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 3 4 43

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFUL*AH ÇİFTÇİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,845 191,000 1 12 232 232 6046

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 4 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 9,33 9,68 10,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,51 0,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,67 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,08 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,50 10,59 8,31

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 4,17 6,77 6,09

Toplam: 120 36 23 30,25 25 20,38 26,78 25,94

TYT Türkçe CddD  Cea   a cdACBebCEeDDBaEaCcccaDDDeC

Cevap Anahtarı B CABDBDCDCCDDCEBBACBBDCEADDBBEECDEADDDDBC

TYT Sosyal eEDCEbD B EECABDdE A

Cevap Anahtarı B AEDCEEDDBAEECABDBECA

TYT Matematik C Ebc          E b    B   E             

Cevap Anahtarı B CBECBDBDBDADCAAEACDDAEBCCAEEEBDDCBBACAAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 17 43

Türkçe 40 17 17 43

Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 6 5 55
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 14 3 70

Tarih-1 5 4 1 80

Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 4 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 2 0 40
Temel Kavramlar 3 1 1 33
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 3 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH ALKAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,430 191,000 3 17 260 262 7684

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 4 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 9,33 9,68 10,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,75 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,00 1,51 0,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,67 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,08 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,50 10,59 8,31

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 4,17 6,77 6,09

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,00 1,92 0,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,50 2,58 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,42 1,20

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,75 5,92 3,51

Toplam: 120 31 22 25,50 21 20,38 26,78 25,94

TYT Türkçe DBbdCe        aAdBbbaabEDEDcaaEdEaDAdccD

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EACEDc   eEEACBBDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik e     B           E                     

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 7 4 64
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 3 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 15 2 75

Tarih-1 5 5 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 4 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 0 20
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN KAHRAMAN 57 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,518 191,000 2 3 144 144 2113

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 10,45 9,68 10,34

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,10 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,25 1,51 0,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,80 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,30 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 10,45 10,59 8,31

Matematik-1 40 20 5 18,75 47 10,65 6,77 6,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,80 1,92 0,77

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,75 2,58 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,55 1,42 1,20

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,10 5,92 3,51

Toplam: 120 53 18 48,50 40 39,65 26,78 25,94

TYT Türkçe eBACCDB CbDbCcCAaBe dc  c           C DD

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal E CE DA Ea      DEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik dE C DBA B A d DCbEB  DA EaEB DB C cB   

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen c CEeE BCED eE      

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 9 38

Türkçe 40 15 9 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 1 0 9
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 0 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 1 50

Tarih-1 5 3 0 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam ve Bilim 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 20 5 50

Matematik-1 40 20 5 50

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 3 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 2 0 40
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 3 2 1 67
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Üslü İfadeler 3 1 0 33
Köklü İfadeler 3 2 1 67
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 3 40

Fizik 7 3 2 43

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM AKIM 812 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,933 191,000 4 13 233 233 6131

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 20 6,00 15 10,45 9,68 10,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,10 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,25 1,51 0,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,80 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,30 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,45 10,59 8,31

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 10,65 6,77 6,09

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,80 1,92 0,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,75 2,58 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,55 1,42 1,20

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,10 5,92 3,51

Toplam: 120 38 35 29,25 24 39,65 26,78 25,94

TYT Türkçe caeCCc    a   aAddCcaacdDEDaa  dEeDeCdDb

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EbdED A   EEACBdDaAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik aaaCBDBADB   d DCAEccb                  

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen BceE EcBd           

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 20 28

Türkçe 40 11 20 28

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 4 5 36
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 12 4 60

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 4 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 7 28

Matematik-1 40 11 7 28

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 2 1 67
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 2 2 40
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 3 3 43

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN DEMİR 196 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,523 191,000 5 14 236 236 6259

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 17 6,75 17 10,45 9,68 10,34

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,10 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,25 1,51 0,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,80 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,30 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,45 10,59 8,31

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 10,65 6,77 6,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,80 1,92 0,77

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,75 2,58 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,55 1,42 1,20

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,10 5,92 3,51

Toplam: 120 36 24 30,00 25 39,65 26,78 25,94

TYT Türkçe ecdCCDB     a aABdbcaBeEc ba bde eD C D 

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal      DA E E ACBdDaAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik bdaCB BA B                  B           

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen BD d E B  DC E  bE E

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 17 28

Türkçe 40 11 17 28

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 1 0 100
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 2 5 18
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 2 50

Tarih-1 5 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 3 0 75
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 3 1 0 33
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 1 0 33
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 2 45

Fizik 7 3 1 43

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM DENİZ 907 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,473 191,000 1 2 134 134 1857

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 10,45 9,68 10,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,10 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,25 1,51 0,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,80 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,30 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,45 10,59 8,31

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 10,65 6,77 6,09

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 1,92 0,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,75 2,58 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,55 1,42 1,20

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,10 5,92 3,51

Toplam: 120 58 24 52,00 43 39,65 26,78 25,94

TYT Türkçe c bbCD eC e a aAeBCD BAEDbDBaDEd DDcdB D

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EcCdDDAB  EEACBdDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik  E  BDBA     C D AEB d    C e  B C      

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen Bee  E BCEaCeEbbCEBE

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 13 48

Türkçe 40 19 13 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 8 2 73
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 4 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 2 0 67
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 1 20
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 3 2 0 67
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 1 1 33
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET SAÇLI 470 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,805 191,000 3 6 193 193 4064

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 10,45 9,68 10,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,10 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,25 1,51 0,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,80 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,30 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,45 10,59 8,31

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 10,65 6,77 6,09

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,80 1,92 0,77

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,75 2,58 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,55 1,42 1,20

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,10 5,92 3,51

Toplam: 120 47 34 38,50 32 39,65 26,78 25,94

TYT Türkçe cabdCe  C adCcaABcCbaeeEDbDaabEdEDDeCBD 

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal ceCEDcA aD     dDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik ea   Dab    da  CAEB  D   C B D         

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen BDCE E BCEDC c dCEcE

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 20 40

Türkçe 40 16 20 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 1 0 100
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 7 3 64
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 5 45

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 2 1 67
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 0 20
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 1 0 33
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 2 0 67
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 3 65

Fizik 7 5 0 71

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEVİM 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,690 191,000 3 9 217 217 5155

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 3 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 14,75 9,68 10,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 1,51 0,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,75 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,67 10,59 8,31

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 3,08 6,77 6,09

Toplam: 120 38 20 33,00 28 34,08 26,78 25,94

TYT Türkçe  deeBDC        BeCcBcCEecDaBEaeDcADD    

Cevap Anahtarı B CABDBDCDCCDDCEBBACBBDCEADDBBEECDEADDDDBC

TYT Sosyal AEDCEbDeBAEdCcBDBECA

Cevap Anahtarı B AEDCEEDDBAEECABDBECA

TYT Matematik CBdC D  Ba     dA         a            E

Cevap Anahtarı B CBECBDBDBDADCAAEACDDAEBCCAEEEBDDCBBACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 12 38

Türkçe 40 15 12 38

Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 6 3 55
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 16 4 80

Tarih-1 5 5 0 100

Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 3 1 75
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 3 20
Temel Kavramlar 3 1 1 33
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 2 0 67
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET Y 840 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,913 191,000 1 7 209 209 4828

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 3 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 14,75 9,68 10,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,33 1,51 0,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,75 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 15,67 10,59 8,31

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 3,08 6,77 6,09

Toplam: 120 39 16 35,00 29 34,08 26,78 25,94

TYT Türkçe cBbCCccaCC    a   CbaBAEDEDBBaEdaeDACdDD

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EACEDDA   EEACBdDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik  EaCc            A                      

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 6 5 55
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 16 1 80

Tarih-1 5 5 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 4 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 1 0 33
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 1 0 33
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA OKŞAR 1003 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,098 191,000 2 8 215 215 5127

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 3 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 14,75 9,68 10,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 1,51 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 15,67 10,59 8,31

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 3,08 6,77 6,09

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,92 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 2,58 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,75 1,42 1,20

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,75 5,92 3,51

Toplam: 120 41 27 34,25 29 34,08 26,78 25,94

TYT Türkçe cBACCDccCaa a eecBacaeAEDEcaBDcdEDDACcDD

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EACEDDAdEadEACBBDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik CEea ca a                               

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen                  bBE

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 18 50

Türkçe 40 20 18 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 7 4 64
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 17 3 85

Tarih-1 5 5 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 3 1 75
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 1 33
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATAHAN   TR 5 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,918 191,000 3 25 331 351 13823

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 3 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 20 2,00 5 8,83 9,68 10,34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,75 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,67 1,51 0,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,92 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,17 10,59 8,31

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,08 6,77 6,09

Toplam: 120 15 29 7,75 6 20,08 26,78 25,94

TYT Türkçe eAeceeCcd     BccaaBD accbBcEae      c a

Cevap Anahtarı B CABDBDCDCCDDCEBBACBBDCEADDBBEECDEADDDDBC

TYT Sosyal AbaaE ea      BDdECA

Cevap Anahtarı B AEDCEEDDBAEECABDBECA

TYT Matematik bBaa                                    

Cevap Anahtarı B CBECBDBDBDADCAAEACDDAEBCCAEEEBDDCBBACAAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 20 18

Türkçe 40 7 20 18

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 1 4 9
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 2 3 40

Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 1 0 25
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 0 20
Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN MENKET 838 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,310 191,000 2 18 261 263 7694

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 3 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 8,83 9,68 10,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,75 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,67 1,51 0,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,92 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,17 10,59 8,31

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 1,08 6,77 6,09

Toplam: 120 30 19 25,25 21 20,08 26,78 25,94

TYT Türkçe D beeDB       CbdBCcBcAbDED*abde cDACeD 

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EACEDD        BdDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik CdaCB  c        C                       

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 15 38

Türkçe 40 15 15 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 3 6 27
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 11 1 55

Tarih-1 5 5 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 1 0 25
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 1 33
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL TOKMAK 900 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,670 191,000 1 15 255 256 7219

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 3 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 8,83 9,68 10,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,75 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,67 1,51 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,83 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,17 10,59 8,31

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 1,08 6,77 6,09

Toplam: 120 33 23 27,25 23 20,08 26,78 25,94

TYT Türkçe aeBDBDCD dc b ddAaeabCEADDcaEadaEcDccDBC

Cevap Anahtarı B CABDBDCDCCDDCEBBACBBDCEADDBBEECDEADDDDBC

TYT Sosyal AEDCE DceAEEbABD ECA

Cevap Anahtarı B AEDCEEDDBAEECABDBECA

TYT Matematik      b                                  

Cevap Anahtarı B CBECBDBDBDADCAAEACDDAEBCCAEEEBDDCBBACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 1 0 100
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 6 5 55
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 5 0 100

Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 3 1 75
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 0 0 0
Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR UĞRAŞAN 427 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,478 191,000 1 19 276 280 8765

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 5,70 9,68 10,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,51 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,45 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,00 10,59 8,31

Toplam: 120 28 21 22,75 19 13,35 26,78 25,94

TYT Türkçe ecddCeca C    aecBCbaeAEDEDBecEdE   C DD

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EAeEDDbd  EEdCBdDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 16 38

Türkçe 40 15 16 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 6 2 55
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 5 4 1 80

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 4 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ TAŞKIN 128 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,048 191,000 2 21 317 331 12556

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 18 5,50 14 5,70 9,68 10,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,25 1,51 0,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,45 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,00 10,59 8,31

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 -0,75 6,77 6,09

Toplam: 120 19 27 12,25 10 13,35 26,78 25,94

TYT Türkçe bBbCeD        a cdCcaccdDacca cdaDDAC D 

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal E eEDc aa    C dDEAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik       a  c        E    c       c        

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 18 25

Türkçe 40 10 18 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 2 6 18
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 5 40

Tarih-1 5 3 1 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 1 0 25
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 1 0 20
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 3 0 1 0
Köklü İfadeler 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇEKİÇ BEY 144 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,123 191,000 5 24 327 344 13646

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 23 3,25 8 5,70 9,68 10,34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,45 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,51 0,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,45 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,00 10,59 8,31

Toplam: 120 16 30 8,50 7 13,35 26,78 25,94

TYT Türkçe aAdc DCb      cdeCadDCaecbBa adbEceccDaa

Cevap Anahtarı B CABDBDCDCCDDCEBBACBBDCEADDBBEECDEADDDDBC

TYT Sosyal AEbdbbcaBA      dECA

Cevap Anahtarı B AEDCEEDDBAEECABDBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 23 23

Türkçe 40 9 23 23

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 1 9 9
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 5 2 3 40

Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT GÜVEN 992 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,820 191,000 4 23 321 337 12878

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 5,70 9,68 10,34

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,45 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,51 0,98

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,45 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,00 10,59 8,31

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 -0,75 6,77 6,09

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,92 0,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 2,58 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,42 1,20

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 5,92 3,51

Toplam: 120 19 30 11,50 10 13,35 26,78 25,94

TYT Türkçe eBbCeDcc   Ee aABBCaacdEeaDaab b D  b   

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal  d  DD ecaE   BBDaAC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

TYT Matematik bd b               d      b          e  

Cevap Anahtarı A CEBCBDBADBDAACDDCAEBEADACECEBEDBDCCABAEA

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A BDCECEEBCEDCAECECEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 18 28

Türkçe 40 11 18 28

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 1 0 100
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 3 3 27
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 2 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 5 40

Tarih-1 5 1 1 20

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 2 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 6 0

Matematik-1 40 0 6 0

Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 5 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Üslü İfadeler 3 0 0 0
Köklü İfadeler 3 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
İvme Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler, Sınıflandırma 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 3. DENEME (1.OTURUM)

HATAY / ANTAKYA / Narlıca TOBB İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DOĞRUL 953 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,605 191,000 3 22 320 336 12690

Puanı Hesaplanan: 26 341 378 15852

Katılımlar: 5 27 345 394 16935

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 15 2,25 6 5,70 9,68 10,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,93 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,25 1,51 0,98

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,45 2,74 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,85 3,42 2,79

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,00 10,59 8,31

Toplam: 120 17 21 11,75 10 13,35 26,78 25,94

TYT Türkçe Ddde e  a b C a   C  Bb b  d bc Ee c a D

Cevap Anahtarı A DBACCDBDCCDECDCABBCDBBAEDEDBBDECEDDACBDD

TYT Sosyal EeCEDDABEDd d B addC

Cevap Anahtarı A EACEDDABEDEEACBBDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 15 15

Türkçe 40 6 15 15

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (1 0 0 0
Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 11 2 4 18
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 11 6 55

Tarih-1 5 4 1 80

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 4 1 1 25
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam ve Bilim 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
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